De : melanie <melanie@jacquerie.be>

Envoyé : lundi 1 juillet 2019 8:45

A : Berlanger Marjorie <Marjorie.Berlanger@minsoc.fed.be>
Objet : RE: demande d'un devis

Bonjour Marjorie,

J'ai demandé a Eddy. Il faut compter un montant annuel d’honoraires de +- 500,00 EUR HTVA.
Le tableau Excell n’est pas obligatoire car je devrais quand méme ré-encoder toute la compta dans notre
programme comptable.

Bien a vous
Menu Mélanie

Fiscalité Jacquerie et associés SPRL
Esplanade 17

7800 ATH

Tél général : 068 / 28 52 67

Ligne directe : 068 / 26 48 18

Fax: 068 /28 78 80

De : Berlanger Marjorie [mailto:Marjorie.Berlanger@minsoc.fed.be]
Envoyé : vendredi 28 juin 2019 14:45

A : melanie

Cc : Magritte Olivier

Objet : demande d'un devis

Bonjour.

Je travaille maintenant pour le CSNPH et le BDF et le BDF cherche depuis quelque temps un comptable
mais ne trouve pas.

Alors je leur ai proposé que j’allais demander a votre bureau si vous seriez d’accord.
Voila je t’envoi son mail de demande.

Dans I'attente de tes nouvelles, merci

Marjorie.

DEMANDE
Salut Marjorie
Pour le Belgian Disability Forum asbl (BDF), nous sommes a la recherche d’'un comptable pour réaliser
la cléture annuelle
e BDF =ashl
e Pas de personnel
e Pas d’amortissements
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¢ Nombre de mouvements en banque : +/- 100
e Comptabilité cloturée jusqu’a présent par le comptable d’une organisation membre du BDF. I
n’a plus le temps
e Comptabilité réalisée en Excel
Je joins la cloture 2018 a titre d’exemple
Serait-il possible d’avoir un devis ?
Merci
Olivier



